7N {En el archivado} Rm: repuestos de casos ATLAS Y RENIER HAMILTON

= ' Carlos Cabrera  para: Wendy Arias, AGarantias Autos 05/10/2022 02:40 p. m.
“ cc: Danny Moskala, Jose Martinez, Tony Cheng
Archivar: Este mensaje se esta viendo desde el archivado.

BT Wendy y luisana

Ya llegaron los repuestos para la reparacion de contrucciones atlas y Renier hamilton , como pueden ver
en el correo de dorianny ( anexo abajo ) , los repuestos llegaron con nota de entrega , no seran
facturados a MDV , solo se va a facturar las mano de obra correspondiente a las reparaciones de los
motores.

Sin embargo , los TOT que originen estas reparaciones deben ser pagados por el cliente , recordemos
que estas reparaciones son una cortesia de MDV ya que los clientes en cuestion no cumplieron con los
servicios reglamentarios , por lo tanto vayan preparando el monto de la rectificadora que es el TOT mas
comun, ya que la camara, el porta levas y el bloque hay que llevarlo a rectificadora a limpieza , bafio
quimico , y montaje de gorros de valvulas

Atento a sus comentarios

CARLOS LEONARDO CABREREA BALAUSTREN
JEFE POST WENTAS
GENERICO GERENCIA GEMERAL

f?&f carlos.cabreraleltunal .com
Detd_','cad':'sala Famiia Mowil:  +58 d14-8737811
i
4DESDE 1970

De: dorianny castilloutria <garantiachangan2vzla@gmail.com>
Para: Carlos Cabrera <Carlos.Cabrera@eltunal.com>
cc: AGarantias Autos <agarantias.autos@eltunal.com>, coordrpto.changanvzla@gmail.com, Danny

Moskala <Danny.Moskala@eltunal.com>, garantia changan <garantiachanganvzla@gmail.com>,
josegimenez.changanvzla@gmail.com, Jose Martinez <Jose.Martinez@eltunal.com>, Jonatan
Mayora <representante16apbgroup.vzla@gmail.com>, RICHARD CAMEJO
<richardcamejo.changanvzla@gmail.com>, Tony Cheng <Tony.Cheng@eltunal.com>, Wendy
Arias <Wendy.Arias@eltunal.com>, Zyu Rigal <zyurigal@agronegocioslatino.com>

Fecha: 08/09/2022 08:39 a. m.

Asunto: Re: repuestos de casos ATLAS Y RENIER HAMILTON

Buen dia estimados

Les escribo en la oportunidad para informarles que la solicitud de los repuestos es por garantia,
la diferencia es que no se va a emitir facturas a Kaishi Motors CA. En cuanto a los TOT estos
deben ser cancelados por los clientes.

Sin mas a que hacer referencia



Me despido

Dorianny Castillo

Analista de Garantia

El vie, 2 sept 2022 a la(s) 11:02, Carlos Cabrera (Carlos.Cabrera@eltunal.com) escribio:
BD Dorianny

Perfecto , entonces el cliente no cancelaria nada

Otra cosa , para que me envies esos repeustos necesitas que hagamos un pedido de unidad
paralizada? o con lo que te envie ayer es suficiente para que me envies esos repuestos?

Atento a tus comentarios

CARLOS LEONARDO CABREFA BALAUSTREEH
JEFE POST WENTARS

GENERICO GERENCIA GEMERAL

f?ﬁf carloz.cabreraleltunal .com

Cedicados als Faniia Mivil:  +58 414-8737811

De: dorianny castilloutria <garantiachangan2vzla@gmail.com>
Para: Carlos Cabrera <carlos.cabrera@eltunal.com>, Danny Moskala <Danny.Moskala@eltunal.com>, Jose Martinez <
Jose.Martinez@eltunal.com>, Wendy Arias <Wendy.Arias@eltunal.com>, AGarantias Autos <agarantias.autos@eltunal.com>,

Tony Cheng <Tony.Cheng@eltunal.com>
cc: RICHARD CAMEJO <richardcamejo.changanvzla@gmail.com>, Zyu Rigal <zyurigal@agronegocioslatino.com>, garantia
changan <garantiachanganvzla@gmail.com>, josegimenez.changanvzla@gmail.com, coordrpto.changanvzla@gmail.com,

Jonatan Mayora <representante16apbgroup.vzla@gmail.com>
Fecha: 02/09/2022 10:23 a. m.
Asunto: Re: repuestos de casos ATLAS Y RENIER HAMILTON

Buen dia estimados

Se aprueba por Gerencia General la cancelacion de la mano de obra segun Boletin 16 y el



envio de los Repuestos para la reparacion, por lo que deberan cargar la Mano de obra
correspondiente en el sistema Sran , y en la carga de archivos las 6rdenes de reparacion con la
descripcion de los repuestos, asi como las fotografias de los mismos.

Cualquier inquietud estamos a la orden

Nota: disculpen la demora en las respuestas, pero esto generalmente sucede cuando los clientes
estan fuera de garantia.

Dorianny Castillo
Analista de Garantia

El mi¢é, 31 ago 2022 a la(s) 16:32, dorianny castilloutria (garantiachangan2vzla@gmail.com)
escribio:

Buenas tardes estimados

Anexo Listado de Repuestos para reparacion de motores en Kaishi, con el fin de validar si
tenemos en existencia.

Muy Atenta me despido
Dorianny Castillo
Analista de Garantia

---------- Forwarded message ---------

De: Carlos Cabrera <Carlos.Cabrera@eltunal.com>

Date: mié, 31 ago 2022 a la(s) 14:55

Subject: repuestos de casos ATLAS Y RENIER HAMILTON

To: dorianny castilloutria <garantiachangan2vzla@gmail.com>

Cc: Morelba Crespo <garantiachanganvzla@gmail.com>, Wendy Arias <
Wendy.Arias@eltunal.com>, AGarantias Autos <AGarantias.Autos@eltunal.com>, Danny
Moskala <Danny.Moskala@eltunal.com>, Jose Martinez <Jose.Martinez@eltunal.com>, Tony
Cheng <Tony.Cheng@eltunal.com>

BT Dorianny

Como te lo comente via telefonica envio lista de repuestos minimos necesarios en la reparacion de los
motores de los clientes Construcciones atlas y Renier hamilton , dichas piezas son las mas comunes
en los motores que hemos reparado por KM , hay piezas como el EGR , inyectores , ciguenal , etc.. que

deben ser desmontar para poder verificar si pueden ser reutilizados o deben ser colocados nuevo

Agrego un tot de limpieza y armado de camara que tiene un costo aproximado de 300$ , segun mi



propuesta eso tendria que cancelarlo el cliente conjuntamente con la mano de obra que nosotros
presupuestamos y uds solo reconocerian los repuestos necesarios para la reparacion , sin embargo
necesitamos destapar los motores para poder tener el presupuesto real con adicionales comentados , (

en tal caso de ser necesario)

**Aviso Legal**

La Informacion contenida en este correo electronico y sus anexos, si existen, son confidenciales y su
divulgacion esta restringida por la Ley. Si usted no es el destinatario correcto, le esta estrictamente
prohibido copiar, distribuir, utilizar, imprimir o divulgar los contenidos de éste mensaje y sus anexos, o
cualquier otro contenido, asi como tomar cualquier accion que sea relativa a éste mensaje. Si usted
recibié este mensaje por error, por favor regresar el mensaje a la persona que lo envi6, informar esa
circunstancia al remitente, y le solicitamos que lo borre de su computadora, asi como todas sus copias.
No podemos aceptar ninguna responsabilidad por cualquier dafio que surja por el uso de este mensaje
0 sus anexos. Asi mismo recomendamos que utilice su programa mas reciente de proteccién contra
virus.

The attachment named noname could not be scanned for viruses because it 1is

Este mensaje ha sido analizado por MailScanner

en busca de virus y otros contenidos peligrosos,

y se considera que esta limpio.

SIN EMBARGO SINO RECONOCE LA DIRECCION DEL REMITENTE
#i##t#H# NO ABRA NINGUN ARCHIVO ADJUNTO ###HHH#HHH

**Aviso Legal*™*

La Informacion contenida en este correo electronico y sus anexos, si existen, son confidenciales y su
divulgacion esta restringida por la Ley. Si usted no es el destinatario correcto, le esta estrictamente
prohibido copiar, distribuir, utilizar, imprimir o divulgar los contenidos de éste mensaje y sus anexos, o
cualquier otro contenido, asi como tomar cualquier accion que sea relativa a éste mensaje. Si usted
recibié este mensaje por error, por favor regresar el mensaje a la persona que lo envié, informar esa
circunstancia al remitente, y le solicitamos que lo borre de su computadora, asi como todas sus copias.
No podemos aceptar ninguna responsabilidad por cualquier dafio que surja por el uso de este mensaje
0 sus anexos. Asi mismo recomendamos que utilice su programa mas reciente de proteccién contra
virus.

The attachment named noname could not be scanned for viruses because it is

Este mensaje ha sido analizado por MailScanner

en busca de virus y otros contenidos peligrosos,

y se considera que esta limpio.

SIN EMBARGO SINO RECONOCE LA DIRECCION DEL REMITENTE



£

A NO ABRA NINGUN ARCHIVO ADJUNTO #HHHH#HHFHIH noname



