! T Rm: Caso Garantia ( Bateria / hidrologica del centro)
M  Adran Esirada  para: AGarantias Autos 13/03/2023 11:18 a. m.

Luisana
Para tu informacion

Saludos

ADRIAH ROBERTO ESTRADA PEREZ
COORDINADOR

GEMERICO GEREMCIA DE REFPLESTOS
Adrian.Estradaleltunal .com
Directo: +55 - Ext. 83-4
Mowil:  +53 d1Z2-0d15450

http: A autocargal ara.com

----- Remitido por Adrian Estrada/El Tunal/TUNAL con fecha 13/03/2023 11:17 a. m. -----
De: Antonio Colmenarez <jefederepuestos@apbgroup.net>

Para: Adrian Estrada <Adrian.Estrada@eltunal.com>

cc: Carlos Cabrera <Carlos.Cabrera@eltunal.com>, AnalistaGarantia Kaishi

<AnalistaGarantia.Kaishi@eltunal.com>, Jose Alejandro Gimenez <agimenez@apbgroup.net>
Fecha: 06/03/2023 03:37 p. m.
Asunto: RE: Rm: Caso Garantia ( Bateria / hidrologica del centro)

Buenas tardes Adrian, este item no forma parte de nuestro inventario, para ser despachado
como repuesto. Puedes proceder a ubicar un remplazo en plaza que cumpla con las
caracteristicas necesarias

AntonioJ. Colmendrez 458 (412) 670.11.49

Jefe de REPHESIGE jefederepuestos@apbgroup.net
www.changanvzla.com
v CHANGAN AUTO www.fotonvzla.com
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De: Adrian Estrada <Adrian.Estrada@eltunal.com>

Enviado: lunes, 6 de marzo de 2023 14:25

Para: coordinador repuestos <coordrpto.changanvzla@gmail.com>

Cc: Carlos Cabrera <Carlos.Cabrera@eltunal.com>; AnalistaGarantia Kaishi
<AnalistaGarantia.Kaishi@eltunal.com>

Asunto: Rm: Caso Garantia ( Bateria / hidrologica del centro)

Buena tarde Antonio

Tenemos un caso de garantia de una bateria para la camioneta en referencia, ustedes tienen la piezas
para suplir este caso o se debe solicitar en plaza.

Saludos cordiales

ADEIAN ROBERTO ESTRADA FPEREZ
COORDIMADOR

GENERICO GEREWNCIA DE REPLESTOS
Adrian.Eztradaleltunal .com
Directo: +58 - Ext. 834
Mavil:  +53 412-0415450
httpedfu . autocargal ara.com

De: AnalistaGarantia Kaishi/El Tunal/TUNAL
Para: Adrian Estrada/El Tunal/TUNAL@TUNAL
Fecha: 06/03/2023 02:11 p. m.

Asunto: Caso Garantia ( Bateria / hidrologica del centro)

Buenas tardes Adrian un gusto saludar, queria notificarte que se esta tramitando por garantia una bateria
del cliente Hidrolégica del centro adjunto los datos del cliente, por lo que se requiere que se solicite a
través de planta una negativa para proceder a tramitar dicha garantia. si necesitas algun otro dato estoy

atenta .

Sin otro particular al cual referir,

Saludos cordiales!

L ——




AHNDEEA PATRICIA LINARES CASTILLO
ANALISTA DE GARAMTIA

ASESORIA DE SERWICIO
analiztagarantia.kaizhiBeltunal .com
Oirecto: +95 291-d4200200 Ext. 33-835
Mavil:  +58 412-7576545

httpsdAwma autocargal ara.com

**Aviso Legal*™*

La Informacion contenida en este correo electronico y sus anexos, si existen, son confidenciales y su
divulgacion esta restringida por la Ley. Si usted no es el destinatario correcto, le esta estrictamente
prohibido copiar, distribuir, utilizar, imprimir o divulgar los contenidos de éste mensaje y sus anexos, o
cualquier otro contenido, asi como tomar cualquier accion que sea relativa a éste mensaje. Si usted
recibié este mensaje por error, por favor regresar el mensaje a la persona que lo envié, informar esa
circunstancia al remitente, y le solicitamos que lo borre de su computadora, asi como todas sus copias.
No podemos aceptar ninguna responsabilidad por cualquier dafio que surja por el uso de este mensaje o

sus anexos. Asi mismo recomendamos que utilice su programa mas reciente de proteccion contra virus.
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en busca de virus y otros contenidos peligrosos,

y se considera que esta limpio.
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