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RE: Solicitud De Evaluacion de Garantia Alsvin AB362UR - Fisco Municipal Puerto Cabello

!‘ Richard Camejo

4 para:
AGarantias Autos, Jonatan Mayora, Dorianny Castillo, Morelba Crespo
14/09/2023 08:44 p. m.
cc:
"Carlos Cabrera", "Jose Martinez"
Ocultar detalles
De: "Richard Camejo" <rcamejo@apbgroup.net>
Para: "AGarantias Autos" <AGarantias.Autos@eltunal.com>, "Jonatan Mayora" <represservicio2@apbgroup.net>, "Dorianny Castillo"
<analistagarantial @apbgroup.net>, "Morelba Crespo" <analistagarantia2@apbgroup.net>
cc: "Carlos Cabrera" <Carlos.Cabrera@eltunal.com>, "Jose Martinez" <Jose.Martinez@eltunal.com>

Buenas tardes Estimada
La presente es para informarte que se autoriza por garantia el reemplazo de los inyectores.

Le sugiero que a la unidad le reemplacen el filtro de combustible cada cinco mil kilometros. Como medida preventiva para evitar la obstruccién de los inyectores por
contaminacion.

Saludos

Richard Camejo.

De: AGarantias Autos <AGarantias.Autos@eltunal.com>

Enviado: jueves, 14 de septiembre de 2023 15:45

Para: Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>; Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>; Dorianny Castillo <analistagarantial@apbgroup.net>; Morelba Crespo
<analistagarantia2@apbgroup.net>

Cc: Carlos Cabrera <Carlos.Cabrera@eltunal.com>; Jose Martinez <Jose.Martinez@eltunal.com>

Asunto: Solicitud De Evaluacion de Garantia Alsvin AB362UR - Fisco Municipal Puerto Cabello

Buenas tardes Estimados, la presente es para solicitar evaluacion de Garantia de unidad que tiene 17.819 kms y presenta falla que describen como perdida de potencia, no acelera 'y se
apaga en transito. Vehiculo tiene todos los mantenimientos preventivos correspondiente por km, exigidos por la marca. Se indica que el mismo es utilizado de uso personal por la Esposa
del Alcalde de Puerto Cabello.

Por ello se solicita autorizacién para reemplazo de inyectores por Garantia, ya que en revisién en la maquina se diagnosticaron 2 inyectores deficientes. Aunque se sugiere el cambio de los
4.

No se evidencia contaminacién en tanque de combustible.

Adjunto fotografias de lo antes expuesto.

Atenta a sus comentarios..
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HERIS LUISANA LOPEZ QUINONEZ
A SUPERVISOR ADMIMISTRATIYO DE TALLER

**Aviso Legal**

La Informacién contenida en este correo electrénico y sus anexos, si existen, son confidenciales y su divulgacion esta restringida por la Ley. Si usted no es el destinatario correcto, le esta
estrictamente prohibido copiar, distribuir, utilizar, imprimir o divulgar los contenidos de éste mensaje y sus anexos, o cualquier otro contenido, asi como tomar cualquier accién que sea
relativa a éste mensaje. Si usted recibié este mensaje por error, por favor regresar el mensaje a la persona que lo envié, informar esa circunstancia al remitente, y le solicitamos que lo borre
de su computadora, asi como todas sus copias. No podemos aceptar ninguna responsabilidad por cualquier dafio que surja por el uso de este mensaje o sus anexos. Asi mismo
recomendamos que utilice su programa mas reciente de proteccién contra virus.
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