G iTia i! GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com>

SOLICITUD DE AUTORIZACION SILVIO GARCIA (MOTOR)

4 mensajes

GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbqto@gmail.com> 29 de septiembre de 2023, 10:35
Para: Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>, Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>, Morelba Crespo
<analistagarantia2@apbgroup.net>

Cc: Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobqto@gmail.com>, WILLDOSDELNA SANCHEZ BQTO
<analistagarantia.changanbgto@gmail.com>, Migue! Valero <jefedetaller01 .changanbqto@gmail.com>, Monica Gutierrez
<asesorservicio.changanbgto@gmail.com>, MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>, Carlos
Eduardo Castillo Riera <ccastillo.apbgroup@gmail.com>

Buenos dias anexo historial de mantenimiento ¥ RFG de vehiculo a nombre de SILVIO GARCIA el cual requiere
desmontar motor para diagnosticar dafios internos. La garantia esta expirada por tiempo.

Sin més por los momentos.,
Atentamente

Gabriela Campos
Gerente de Servicio

5 adjuntos
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GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbgto@gmail.com> 4 de octubre de 2023, 8:32
Para: Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>, Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>, Morelba Crespo
<analistagarantia2@apbgroup.net>, Josmir Aguilar <represservicio1 @apbgroup.net>

Cc: Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobgto@gmail.com>, Miguel Valero
<jefedetaller01.changanbgto@gmail.com>, WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO
<analistagarantia.changanbgto@gmail.com>, Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>, MICHEL
RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbqto@gmail.com>

---------- Forwarded message «--------

De: GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbgto@gmail.com>

Date: vie, 29 sept 2023 a las 10:35

Subject: SOLICITUD DE AUTORIZACION SILVIO GARCIA (MOTOR)

To: Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>, Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>, Morelba Crespo
<analistagarantia2@apbgroup.net>

Cc: Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobglo@gmail.com>, WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO
<anaiistagarantia.changanbglo@gmail.com>, Migusi Valero <jefedetallerd1.changanbgto@gmail.com>, Monica Gutierrez
<asesorservicio,changanbgto@gmail.com>, MICHEL RODRIGUEZ <agesorservicioZ.changanbgto@gmail.com>, Carlos
Eduardo Castillo Riera <ccastillo.apbgroup@gmail.com>

Buenos dias anexo historial de mantenimiento y RFG de vehiculo a nombre de SILVIO GARGIA el cual requiere
desmontar motor para diagnosticar dafios internos. La garantia esta expirada por tiempo.

Sin mas por los momentos.,

Atentamente

Gabriela Campos
Gerente de Servicio

5 adjuntos
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Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net> 4 de octubre de 2023, 9:32
Para: GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbgto@gmail.com>, Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>,
Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>, Josmir Aguilar <represservicio1@apbgroup.net>

Cc: Maria Afejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobgto@gmatt.com>, Miguel Valero
<jefedetaller01.changanbgto@gmail.com>, WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO
<analistagarantia.changanbgto@gmail.com>, Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>, MICHEL
RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbgto@gmail.com>

Buen dia Team
. L
Se autoriza el desmontaje del motor para diagnosticar dafios del motor

Recuerda siempre adjuntar el video de las compresiones del vehiculo en este correo por favor

Saludos Cordiales



www.changar
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De: GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbato@gmail.com>

Enviado: miércoles, 4 de octubre de 2023 8:32

Para: Jonatan Mayora <tepresservicio2@apbgroup.net>; Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>; Morelba
Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>; Josmir Aguilar <represservicio1@apbgroup.net>

Cc: Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobgto@gmail.com>; Miguel Valero
<jefedetaller01.changanbqto@gmail.com>; WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@
gmail.com>; Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbgto@gmail.com>; MICHEL RODRIGUEZ
<asesorservicio2.changanbgto@gmail.coms>

Asunto: Fwd: SOLICITUD DE AUTORIZACION SILVIO GARCIA (MOTOR)

---------- Forwarded message ----«----

De: GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbgto@gmail.com>

Date: vie, 29 sept 2023 a las 10:35

Subject: SOLICITUD DE AUTORIZACION SILVIO GARCIA (MOTOR)

To: Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>, Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>, Morelba Crespo
<analistagarantia2 @apbgroup.net>

Ce: Maria AleJandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobgto@gmail.com>, WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO
<analistagarantia.changanbgto@gmail.com>, Miguel Valero <jefedetallerG1.changanbgto@gmail.com>, Monica Gutierrez
<asesorservicio.changanbqto@gmail.com>, MICHEL RODRIGUEZ <asoesorservicioZ, changanbqto@gmail.com>, Carlos
Eduardo Castillo Riera <ccastillo.apbgroup@gmail.com>

Buenos dias anexo historial de mantenimiento y RFG de vehiculo a nombre de SILVIO GARCIA el cual requiere
desmontar motor para diagnosticar dafios interncs. La garantia esta expirada por tiempo.

Sin méas por los momentos.,

Alentamente

Gabriela Campos
Gerents de Servicio

Josmir Aguilar <represservicio1@apbgroup.net>
Para. Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>, GERENCIA POSTVENTA
<gtepostventa.changanbqto@gmail.com>, Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>, Morelba Crespo
<analistagarantia2@apbgroup.net>

Ce: Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobgto@gmail.com>, Migue! Valero
<jefedetaller01.changanbgto@gmail.com>, WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO
<analistagarantia.changanbqto@gmail.com>, Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbgto@gmail.com>, MICHEL
RODRIGUEZ <asesorservicio2.changanbato@gmail.com>

4 de octubre de 2023, 11:25

Buen dia, Gabriela en este caso en particular es un cliente que se encuentra fuera de garantia por tiempo
sin embargo se aprueba por cortesfa repuesto y mano de obra, T.0.T, consumible, periféricos de motor son



costos que debe asumir el cliente.

JosmirM Agwlar R

TechicoMecanicoMaster:

De: Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>

Enviado: miércoles, 4 de octubre de 2023 9;32

Para: GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbgto@gmail.com>; Richard Camejo
<rcamejo@apbgroup.net>; Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.nets; Josmir Aguilar
<represserviciot@apbgroup.net>

Cc: Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral .changanautobgto@gmail.com>; Miguel Valero
<jefedetalier01.changanbgto@gmail.com>; WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@
gmail.com>; Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbqto@gmail.com>; MICHEL RODRIGUEZ
<asesorservicio2.changanbgto@gmail.com>

Asunto: RE: SOLICITUD DE AUTORIZACION SILVIO GARCIA (MOTOR)

Buen dia Team
Se autoriza el desmontaje del motor para diagnosticar dafios del motor

Recuerda siempre adjuntar el video de las compresiones del vehiculo en este correo por favor

Saludos Cordiales

 Represeniantede Servicio.

De: GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbgto@gmail.com>

Enviado: miércoles, 4 de octubre de 2023 8:32

Para: Jonatan Mayora <represservicio2@apbgroup.net>; Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>: Morelba
Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>; Josmir Aguilar <represserviciol @apbgroup.net>

Cc: Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobgto@gmail.com>; Miguel Valero
<jefedetaller01.changanbgto@gmail.com>; WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO <analistagarantia.changanbqto@
gmail.com>; Monica Gutierrez <asesorservicio.changanbgto@gmail.com>; MICHEL RODRIGUEZ



<asesorservicio2.changanbgto@gmail.com>
Asunto: Fwd: SOLICITUD DE AUTORIZACION SILVIO GARCIA (MOTOR)

---------- Forwarded message ---------

De: GERENCIA POSTVENTA <gtepostventa.changanbgto@gmail.com>

Dale: vie, 29 sept 2023 a las 10:35

Subject: SOLICITUD DE AUTORIZACION SILVIO GARCIA (MOTOR)

To: Jonatan Mayora <represservicio2@aphgroup.net>, Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>, Morelba Crespo
<analistagarantia? @apbgroup.net>

Cc: Maria Alejandra Soto Coronel <gtegeneral.changanautobgto@gmail.com>, WILLDOSDELINA SANCHEZ BQTO
<analistagarantia.changanbqto@gmail.com>, Miguel Valero <jefedetalier01 .changanbqto@gmail.com>, Monica Gutierrez
<asesorservicio.changanbgto@gmail.com>, MICHEL RODRIGUEZ <asesorservicio2 .changanbgto@gmail.com>, Carlos
Eduardo Castlllo Riera <ccastilio.apbgroup@gmail.com>

Buenos dias anexo historial de mantenimiento y RFG de vehiculo a nombre de SILVIO GARCIA el cual requiere
desmontar motor para diagnosticar dafios internos. La garantia esta expirada por tiempo,
Sin mas por los momentos.,

Atentamente

Gabriela Campos
Gerente de Servicio



