2/4/24, 20:07 Correo: Wilgosdelina Sanchez - Outlook

RE: Presupuesto Alsvin Placa AC759PB ( Sonia Ballesteros)

Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>
Vie 22 Mar 2024 3:36 PM

Para:Wilgosdelina Sanchez <postventa@changanautobgto.com>;Monica Gutierrez <servicios1@changanautobqgto.com>;Gabriela
Campos <gteservicios@changanautobqgto.com>
CC:Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>;Dorianny Castillo <coordinacionservicios01@apbgroup.net>

Buenas tardes,

Estimada, estamos a la espera de creacién por parte de venta en sistema sran.

Morelba J. Crespo M. 458 (412) 05797.30
Analista de Garantia analistagarantia2@apbgroup.net

www.changanvzla.com
(V) CHANGAN AUTO www.fotonvzla.com

@ FOTOR

De: Wilgosdelina Sanchez <postventa@changanautobqgto.com>

Enviado: viernes, 22 de marzo de 2024 3:22 p. m.

Para: Morelba Crespo <analistagarantia2 @apbgroup.net>; Monica Gutierrez <serviciosl@changanautobqto.com>;
Gabriela Campos <gteservicios@changanautobqto.com>

Cc: Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>; Dorianny Castillo <coordinacionserviciosOl@apbgroup.net>
Asunto: RE: Presupuesto Alsvin Placa AC759PB ( Sonia Ballesteros)

Buenas Tardes.

Mediante el presente se deja constancia que aun no ha sido cargado en el sistema Sran este caso debido
gue indica lo siguiente :

https://outlook.office365.com/mail/id/AAQKADVhNDUwZ|dILTg4OTgtNDUwNC 1iZGRILThhNWRKMjhiZGFINgAQAHN9RhbE3gZHiINN4xQQNeP4%3D 13
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Validacion

No se encontraron coincidencias en la busqueda.

La tarde de ayer se le notifico a Morelba Crespo.

Continuo a la espera para cargar el reporte .

Saludos,

Wilgosdelina +58 (414) 567.08.32 (V) CHANGAN AUTO

SénChez C postventamchanganautobgto.com
Analista de Post-Venta

(Ventas) +58 (424) 532.10.72
+58 (424) 532.26.39

Av. Bracamonte, entre Av. Libertador y Av. Venezuela,
Local 5/N, Zona Este de Barquisimeto - Lara.

www.changanvzla.com

De: Morelba Crespo <analistagarantia2 @apbgroup.net>

Enviado: jueves, 21 de marzo de 2024 11:50 a. m.

Para: Monica Gutierrez <serviciosl@changanautobgto.com>; Gabriela Campos
<gteservicios@changanautobgto.com>; Wilgosdelina Sanchez <postventa@changanautobqto.com>

Cc: Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>; Dorianny Castillo <coordinacionserviciosOl@apbgroup.net>
Asunto: RE: Presupuesto Alsvin Placa AC759PB ( Sonia Ballesteros)

Buenos dias,

Estimadas, se autoriza de parte de Gerencia de Servicio, todo el presupuesto, por favor realizar el reporte
en sistema Sran con sus respectivos archivos y registros fotograficos.

Atenta a sus comentarios!

https://outlook.office365.com/mail/id/AAQKADVhNDUwZ|dILTg4OTgtNDUwNC 1iZGRILThhNWRKMjhiZGFINgAQAHN9RhbE3gZHiINN4xQQNeP4%3D 2/3
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Morelba J. Cr espo M. +58 (412) 057.97.30
Andlista de Garantia analistagarantia2@apbgroup.net

www.changanvzla.com
@ CHANGAN AUTO www.fotonvzla.com

@ FOTORN

De: Monica Gutierrez <serviciosl@changanautobqto.com>

Enviado: jueves, 21 de marzo de 2024 11:36 a. m.

Para: Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>

Cc: Gabriela Campos <gteservicios@changanautobgto.com>; Wilgosdelina Sanchez
<postventa@changanautobqto.com>

Asunto: Presupuesto Alsvin Placa AC759PB ( Sonia Ballesteros)

Buen dia Morelba,

Adjunto presupuesto de reparacion de unidad Alsvin Placa AC759PB perteneciente a Cliente Sonia
Ballesteros por favor indicarnos que sera aprobado por cortesia.

Atenta a sus comentarios

Gracias

https://outlook.office365.com/mail/id/AAQKADVhNDUwZ|dILTg4OTgtNDUwNC 1iZGRILThhNWRKMjhiZGFINgAQAHN9RhbE3gZHiINN4xQQNeP4%3D 3/3



