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Caso Cliente Jose Valenzuela LSCBBZ2T6MG612754 Referido

3 mensajes

Numa Boscan <nboscan.changanelvigia@gmail.com> 5 de agosto de 2024, 16:05
Para: Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>

Cc: Josmir Aguilar <represservicio1@apbgroup.net>, Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>, Thommy Tovar
<analistagarantia3@apbgroup.net>, Dorianny Castillo <analistagarantia1l@apbgroup.net>

Buenas tardes Sr. Richard, le envio este caso de motor para su evaluacion, es un caso referido por el Sr Alexander Molina, unidad
solamente cumple con 3 mantenimientos, y ver si hay posibilidad de una cortesia para los repuestos para la reparacion.

Atentamente.-

Numa A. Boscan
Gerente de Servicio
Andina Motor's, C.A
J-50084357-7

+58 414-757-07-92

ANDINA

M O T O R'S CA.
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Thommy Tovar <analistagarantia3@apbgroup.net> 8 de agosto de 2024, 10:14
Para: Numa Boscan <nboscan.changanelvigia@gmail.com>, Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>

Cc: Josmir Aguilar <represserviciol@apbgroup.net>, Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>, Dorianny Castillo
<analistagarantial@apbgroup.net>

Buenos dias saludos.
Me permito informarle que hemos revisado y evaluado exhaustivamente el caso de garantia asociado a la unidad del Sr. José
Valenzuela. Tras la inspeccién detallada, se ha determinado que la unidad presenta bajas compresiones, lo que hemos

documentado en nuestro reporte técnico.

Sin embargo, es importante sefialar que la unidad en cuestion cuenta con un kilometraje actual de 108,628 km, superando
considerablemente el limite de cobertura de garantia, el cual esta establecido en 60,000 km. Ademas, hemos constatado
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que el cliente ha realizado Unicamente 3 de los 12 mantenimientos programados que son indispensables para mantener la
validez de la garantia, seglin nuestras politicas establecidas.

Tomando en cuenta estos aspectos, nos vemos en la obligacién de rechazar la solicitud de garantia para este caso, debido al
incumplimiento de los términos y condiciones establecidos en nuestra politica de garantia.

Sin mas nada que agregar me despido, quedo atento a sus comentarios.

Thammy TOVGI‘ +58 (424) 558.63.70

Analista de Garantia analistagarantia3@apbgroup.net

www.fotonvzla.com / changanvzla.com

(V) CHANGAN AUTO

FDTDI‘I

De: Numa Boscan <nboscan.changanelvigia@gmail.com>

Enviado: lunes, 5 de agosto de 2024 4:05 p. m.

Para: Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>

Cc: Josmir Aguilar <represserviciol@apbgroup.net>; Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>; Thommy Tovar
<analistagarantia3@apbgroup.net>; Dorianny Castillo <analistagarantial@apbgroup.net>

Asunto: Caso Cliente Jose Valenzuela LSCBBZ2T6MG612754 Referido

[El texto citado esta oculto]

Thommy Tovar <analistagarantia3@apbgroup.net> 12 de agosto de 2024, 15:08
Para: Numa Boscan <nboscan.changanelvigia@gmail.com>, Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>

Cc: Josmir Aguilar <represservicio1l@apbgroup.net>, Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>, Dorianny Castillo

<analistagarantial @apbgroup.net>

Buenas tardes saludos

Nos dirigimos a usted en referencia a la solicitud de garantia presentada para la unidad a nombre de: Jose Valenzuela. Luego
de una revision exhaustiva y una reevaluacién de su caso, les comunicamos que la Direccion Automotriz ha decidido
aprobar, como cortesia, la cobertura de los siguientes repuestos por garantia:

® (Camisas

e Anillos

e Empacaduras

e Conchas de bancada
e Conchas de biela

Cabe destacar que el resto de la reparacidn, incluyendo la mano de obra, los consumibles y el TOT, deberan ser asumidos
por parte del cliente.

Sin mas nada que agregar me despido, quedo atento a sus comentarios.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=957c367e78&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r4220740643311877955&simpl=msg-a:r630293623242325... 2/3


mailto:nboscan.changanelvigia@gmail.com
mailto:nboscan.changanelvigia@gmail.com
mailto:rcamejo@apbgroup.net
mailto:represservicio1@apbgroup.net
mailto:analistagarantia2@apbgroup.net
mailto:analistagarantia2@apbgroup.net
mailto:analistagarantia3@apbgroup.net
mailto:analistagarantia3@apbgroup.net
mailto:analistagarantia1@apbgroup.net
mailto:analistagarantia1@apbgroup.net

13/8/24, 8:19 Gmail - Caso Cliente Jose Valenzuela LSCBBZ2T6MG612754 Referido

ﬂrommy Tovar j () +58(424)55863.70

Analista de Garantia %g:(} analistagarantia3@apbgroup.net

' www.fotonvzla.com / changanvzla.com

() CHANGAN AUTO

@FDTDI‘I

De: Thommy Tovar <analistagarantia3@apbgroup.net>

Enviado: jueves, 8 de agosto de 2024 10:14 a. m.

Para: Numa Boscan <nboscan.changanelvigia@gmail.com>; Richard Camejo <rcamejo@apbgroup.net>

Cc: Josmir Aguilar <represserviciol@apbgroup.net>; Morelba Crespo <analistagarantia2@apbgroup.net>; Dorianny Castillo

<analistagarantial@apbgroup.net>
Asunto: RE: Caso Cliente Jose Valenzuela LSCBBZ2T6MG612754 Referido

[El texto citado est& oculto]
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